
  B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF:   B

KATILIMLAR

1 897 SEVDA KETHÜDA   B 6 11 3,25 4 0 4,00 10 11 7,25 116,273 1 50 4681
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11B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 590 BÜŞRA KORKMAZ 11B 23 10 20,50 10 4 9,00 33 14 29,50 173,669 10 33 2171 135,198 1 5 3084 240,809 1 1 1121

2 347 GAMZE ÖZGENÇ 11B 23 12 20,00 6 3 5,25 29 15 25,25 172,129 11 35 2212 127,436 2 6 3333 230,294 2 3 1439

3 748 KADER DAŞTAN 11B 21 8 19,00 19 11 16,25 40 19 35,25 254,524 2 4 691 214,034 3 5 1969

4 523 MELİKE ERGİN 11B 21 9 18,75 20 4 19,00 1 3 0,25 42 16 38,00 268,219 1 3 545 213,281 4 6 2002

5 459 SARA ULAŞ 11B 18 14 14,50 10 6 8,50 2 2 1,50 30 22 24,50 199,899 5 21 1607 119,673 4 11 3565 194,129 5 9 2787

6 1257 ELVAN SÖYLEMEZ 11B 18 17 13,75 8 7 6,25 26 24 20,00 185,754 6 25 1932 187,101 6 10 3038

7 765 FERAHNAZ MAMEDOVA 11B 14 10 11,50 12 3 11,25 2 14 -1,50 4 6 2,50 32 33 23,75 205,124 3 16 1483 126,563 3 7 3364 172,379 7 19 3554

8 714 SÜMEYYE  SABÜR 11B 13 10 10,50 5 2 4,50 1 3 0,25 19 15 15,25 166,539 12 38 2321 170,959 8 22 3618

9 242 AHSENNUR DEMİR 11B 12 15 8,25 9 13 5,75 6 5 4,75 0 6 -1,50 27 39 17,25 166,184 13 39 2332 118,541 5 12 3589 168,956 9 26 3685

10 548 ZEYNEP ÇELİK 11B 10 5 8,75 14 8 12,00 1 2 0,50 25 15 21,25 200,599 4 19 1592 117,603 6 13 3609 162,511 10 30 3878

11 5930 RÜMEYSA ŞİMŞEK 11B 10 7 8,25 9 7 7,25 1 3 0,25 20 17 15,75 174,074 9 32 2162 159,416 11 31 3955

12 561 NAZLICAN PAMUK 11B 12 15 8,25 10 7 8,25 1 5 -0,25 23 27 16,25 179,334 8 28 2057 158,356 12 33 3978

13 879 ELİF YEŞİLBAŞ 11B 8 7 6,25 11 4 10,00 1 3 0,25 20 14 16,50 182,379 7 27 1999 149,156 13 39 4233
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12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ELİF ARSLAN 12 14 14 10,50 22 9 19,75 2 0 2,00 38 23 32,25 246,754 1 6 803 120,708 1 10 3535 174,669 1 16 3494
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12A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 631 RABİA  ASİLTÜRK 12A 11 8 9,00 5 5 3,75 6 4 5,00 5 3 4,25 27 20 22,00 159,665 2 43 2453 151,923 3 3 2660 176,145 1 15 3442

2 147 FATMA NUR AYGÜN 12A 9 5 7,75 4 1 3,75 8 5 6,75 9 14 5,50 30 25 23,75 155,755 3 46 2537 162,040 1 1 2487 173,385 2 18 3526

3 187 MERVE EŞ 12A 4 3 3,25 10 2 9,50 7 3 6,25 6 9 3,75 27 17 22,75 176,203 1 31 2125 158,420 2 2 2542 155,990 3 35 4031
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12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 528 İKBAL KURT 12B 16 12 13,00 18 12 15,00 34 24 28,00 229,278 3 9 1072 182,935 1 12 3202

2 662 ZEHRANUR BİLGİLİ 12B 13 10 10,50 21 8 19,00 34 18 29,50 247,360 1 5 791 178,058 2 13 3377

3 115 ZEHRA ÖZDEMİR 12B 13 10 10,50 11 12 8,00 24 22 18,50 185,543 8 26 1939 171,435 3 21 3595

4 676 ZEYNEP VURANER 12B 13 15 9,25 20 11 17,25 1 4 0,00 34 30 26,50 232,735 2 8 1014 168,995 4 25 3684

5 470 BETÜL ŞENER 12B 15 22 9,50 18 17 13,75 1 5 -0,25 2 9 -0,25 36 53 22,75 211,920 4 13 1364 164,428 5 27 3828

6 680 ESMA ATMACA 12B 11 11 8,25 15 10 12,50 26 21 20,75 200,193 6 20 1596 156,390 6 34 4021

7 623 MELİKE ERDOĞAN 12B 10 8 8,00 15 8 13,00 25 16 21,00 201,448 5 18 1569 154,080 7 37 4099

8 82 CEMİLE KILIÇ 12B 11 14 7,50 15 13 11,75 26 27 19,25 192,755 7 23 1762 150,575 8 38 4197

9 197 BAHAR YILDIRIM 12B 10 10 7,50 10 8 8,00 0 1 -0,25 20 19 15,25 172,143 10 34 2211 149,073 9 40 4236

10 657 ŞEYDA ERKUL 12B 7 14 3,50 9 11 6,25 0 2 -0,50 16 27 9,25 154,055 12 47 2587 134,308 10 46 4503

11 685 EBRAR ALPSOY 12B 8 14 4,50 13 9 10,75 0 2 -0,50 21 25 14,75 176,935 9 30 2112 132,955 11 47 4526

12 0 ESRA DURMUŞ 12B 8 19 3,25 11 11 8,25 19 30 11,50 158,490 11 45 2479 124,113 12 48 4628

13 223 AYŞENUR DEMİRCİ 12B 2 5 0,75 2 5 0,75 109,273 13 51 3091 114,440 13 51 4698
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12C SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 176 RABİA YILMAZ 12C 22 14 18,50 21 4 20,00 1 0 1,00 44 18 39,50 287,085 2 2 374 142,100 1 4 2881 237,663 1 2 1223

2 604 BERRA YALVAÇ 12C 20 8 18,00 24 9 21,75 44 17 39,75 288,560 1 1 362 222,615 2 4 1685

3 133 ELİFNUR KANIK 12C 22 18 17,50 16 20 11,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 41 27,75 221,938 6 12 1188 204,688 3 7 2361

4 99 GÜLSİNEM AKYÜZ 12C 19 11 16,25 8 18 3,50 1 4 0,00 28 33 19,75 178,740 12 29 2067 199,508 4 8 2597

5 0 ELİF ABA 12C 16 17 11,75 18 9 15,75 34 26 27,50 233,543 3 7 1004 183,495 5 11 3182

6 489 NAZLI METE 12C 14 9 11,75 5 7 3,25 19 16 15,00 163,814 15 40 2370 176,841 6 14 3415

7 10 BÜŞRA YILDIRIM 12C 12 4 11,00 11 4 10,00 23 8 21,00 197,875 10 22 1644 174,450 7 17 3502

8 413 SILA ÇİÇEK 12C 12 10 9,50 13 8 11,00 25 18 20,50 201,685 9 17 1561 172,065 8 20 3571

9 628 BÜŞRA ÇAKIR 12C 14 14 10,50 18 11 15,25 2 4 1,00 34 29 26,75 223,084 5 11 1170 121,808 2 8 3496 170,429 9 23 3637

10 490 ZARİFE DAĞ 12C 12 4 11,00 17 6 15,50 29 10 26,50 223,778 4 10 1153 169,368 10 24 3670

11 228 ÖZNUR KORKMAZ 12C 16 19 11,25 8 14 4,50 24 33 15,75 162,913 16 41 2386 164,343 11 28 3830

12 672 SUDEM YILDIZ 12C 14 20 9,00 13 27 6,25 27 47 15,25 171,288 13 36 2230 163,013 12 29 3864

13 366 ZEYNEP HARMAN 12C 14 24 8,00 12 28 5,00 26 52 13,00 162,190 17 42 2404 158,765 13 32 3968

14 649 BÜŞRADEMİR 12C 12 17 7,75 9 17 4,75 21 34 12,50 158,833 18 44 2477 155,370 14 36 4047

15 0 NESRİN ERDOĞAN 12C 12 20 7,00 13 8 11,00 25 28 18,00 187,790 11 24 1887 148,863 15 41 4240

16 435 KADRİYE DAKES 12C 13 25 6,75 13 23 7,25 26 48 14,00 167,820 14 37 2293 148,448 16 42 4251

17 664 ELİFNUR YAZICI 12C 12 25 5,75 18 12 15,00 30 37 20,75 207,075 8 15 1451 145,965 17 43 4304

18 368 MERYEM SUBAŞI 12C 12 26 5,50 18 10 15,50 0 3 -0,75 30 39 20,25 210,215 7 14 1393 145,233 18 44 4319

19 0 YUVA ADLIM 12C 9 26 2,50 11 27 4,25 20 53 6,75 144,540 19 48 2762 136,018 19 45 4482

20 466 SALİHA ERVA SEL 12C 6 16 2,00 7 21 1,75 13 37 3,75 121,470 20 49 3039 119,420 20 49 4665

21 411 SARA İPEK 12C 4 24 -2,00 5 9 2,75 9 33 0,75 120,660 21 50 3043

22 0 MİNUURA ASKAROVA 12C 2 13 -1,25 3 11 0,25 1 0 1,00 6 24 0,00 121,808 2 8 3496
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  B SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF:   B

KATILIMLAR

1 897 SEVDA KETHÜDA   B 6 11 3,25 4 0 4,00 10 11 7,25 116,273 1 50 4681

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 523 MELİKE ERGİN 11B 21 9 18,75 20 4 19,00 1 3 0,25 42 16 38,00 268,219 1 3 545 213,281 4 6 2002

2 748 KADER DAŞTAN 11B 21 8 19,00 19 11 16,25 40 19 35,25 254,524 2 4 691 214,034 3 5 1969

3 765 FERAHNAZ MAMEDOVA 11B 14 10 11,50 12 3 11,25 2 14 -1,50 4 6 2,50 32 33 23,75 205,124 3 16 1483 126,563 3 7 3364 172,379 7 19 3554

4 548 ZEYNEP ÇELİK 11B 10 5 8,75 14 8 12,00 1 2 0,50 25 15 21,25 200,599 4 19 1592 117,603 6 13 3609 162,511 10 30 3878

5 459 SARA ULAŞ 11B 18 14 14,50 10 6 8,50 2 2 1,50 30 22 24,50 199,899 5 21 1607 119,673 4 11 3565 194,129 5 9 2787

6 1257 ELVAN SÖYLEMEZ 11B 18 17 13,75 8 7 6,25 26 24 20,00 185,754 6 25 1932 187,101 6 10 3038

7 879 ELİF YEŞİLBAŞ 11B 8 7 6,25 11 4 10,00 1 3 0,25 20 14 16,50 182,379 7 27 1999 149,156 13 39 4233

8 561 NAZLICAN PAMUK 11B 12 15 8,25 10 7 8,25 1 5 -0,25 23 27 16,25 179,334 8 28 2057 158,356 12 33 3978

9 5930 RÜMEYSA ŞİMŞEK 11B 10 7 8,25 9 7 7,25 1 3 0,25 20 17 15,75 174,074 9 32 2162 159,416 11 31 3955

10 590 BÜŞRA KORKMAZ 11B 23 10 20,50 10 4 9,00 33 14 29,50 173,669 10 33 2171 135,198 1 5 3084 240,809 1 1 1121

11 347 GAMZE ÖZGENÇ 11B 23 12 20,00 6 3 5,25 29 15 25,25 172,129 11 35 2212 127,436 2 6 3333 230,294 2 3 1439

12 714 SÜMEYYE  SABÜR 11B 13 10 10,50 5 2 4,50 1 3 0,25 19 15 15,25 166,539 12 38 2321 170,959 8 22 3618

13 242 AHSENNUR DEMİR 11B 12 15 8,25 9 13 5,75 6 5 4,75 0 6 -1,50 27 39 17,25 166,184 13 39 2332 118,541 5 12 3589 168,956 9 26 3685
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12 SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ELİF ARSLAN 12 14 14 10,50 22 9 19,75 2 0 2,00 38 23 32,25 246,754 1 6 803 120,708 1 10 3535 174,669 1 16 3494

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 187 MERVE EŞ 12A 4 3 3,25 10 2 9,50 7 3 6,25 6 9 3,75 27 17 22,75 176,203 1 31 2125 158,420 2 2 2542 155,990 3 35 4031

2 631 RABİA  ASİLTÜRK 12A 11 8 9,00 5 5 3,75 6 4 5,00 5 3 4,25 27 20 22,00 159,665 2 43 2453 151,923 3 3 2660 176,145 1 15 3442

3 147 FATMA NUR AYGÜN 12A 9 5 7,75 4 1 3,75 8 5 6,75 9 14 5,50 30 25 23,75 155,755 3 46 2537 162,040 1 1 2487 173,385 2 18 3526
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12B SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 662 ZEHRANUR BİLGİLİ 12B 13 10 10,50 21 8 19,00 34 18 29,50 247,360 1 5 791 178,058 2 13 3377

2 676 ZEYNEP VURANER 12B 13 15 9,25 20 11 17,25 1 4 0,00 34 30 26,50 232,735 2 8 1014 168,995 4 25 3684

3 528 İKBAL KURT 12B 16 12 13,00 18 12 15,00 34 24 28,00 229,278 3 9 1072 182,935 1 12 3202

4 470 BETÜL ŞENER 12B 15 22 9,50 18 17 13,75 1 5 -0,25 2 9 -0,25 36 53 22,75 211,920 4 13 1364 164,428 5 27 3828

5 623 MELİKE ERDOĞAN 12B 10 8 8,00 15 8 13,00 25 16 21,00 201,448 5 18 1569 154,080 7 37 4099

6 680 ESMA ATMACA 12B 11 11 8,25 15 10 12,50 26 21 20,75 200,193 6 20 1596 156,390 6 34 4021

7 82 CEMİLE KILIÇ 12B 11 14 7,50 15 13 11,75 26 27 19,25 192,755 7 23 1762 150,575 8 38 4197

8 115 ZEHRA ÖZDEMİR 12B 13 10 10,50 11 12 8,00 24 22 18,50 185,543 8 26 1939 171,435 3 21 3595

9 685 EBRAR ALPSOY 12B 8 14 4,50 13 9 10,75 0 2 -0,50 21 25 14,75 176,935 9 30 2112 132,955 11 47 4526

10 197 BAHAR YILDIRIM 12B 10 10 7,50 10 8 8,00 0 1 -0,25 20 19 15,25 172,143 10 34 2211 149,073 9 40 4236

11 0 ESRA DURMUŞ 12B 8 19 3,25 11 11 8,25 19 30 11,50 158,490 11 45 2479 124,113 12 48 4628

12 657 ŞEYDA ERKUL 12B 7 14 3,50 9 11 6,25 0 2 -0,50 16 27 9,25 154,055 12 47 2587 134,308 10 46 4503

13 223 AYŞENUR DEMİRCİ 12B 2 5 0,75 2 5 0,75 109,273 13 51 3091 114,440 13 51 4698
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12C SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 604 BERRA YALVAÇ 12C 20 8 18,00 24 9 21,75 44 17 39,75 288,560 1 1 362 222,615 2 4 1685

2 176 RABİA YILMAZ 12C 22 14 18,50 21 4 20,00 1 0 1,00 44 18 39,50 287,085 2 2 374 142,100 1 4 2881 237,663 1 2 1223

3 0 ELİF ABA 12C 16 17 11,75 18 9 15,75 34 26 27,50 233,543 3 7 1004 183,495 5 11 3182

4 490 ZARİFE DAĞ 12C 12 4 11,00 17 6 15,50 29 10 26,50 223,778 4 10 1153 169,368 10 24 3670

5 628 BÜŞRA ÇAKIR 12C 14 14 10,50 18 11 15,25 2 4 1,00 34 29 26,75 223,084 5 11 1170 121,808 2 8 3496 170,429 9 23 3637

6 133 ELİFNUR KANIK 12C 22 18 17,50 16 20 11,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 41 27,75 221,938 6 12 1188 204,688 3 7 2361

7 368 MERYEM SUBAŞI 12C 12 26 5,50 18 10 15,50 0 3 -0,75 30 39 20,25 210,215 7 14 1393 145,233 18 44 4319

8 664 ELİFNUR YAZICI 12C 12 25 5,75 18 12 15,00 30 37 20,75 207,075 8 15 1451 145,965 17 43 4304

9 413 SILA ÇİÇEK 12C 12 10 9,50 13 8 11,00 25 18 20,50 201,685 9 17 1561 172,065 8 20 3571

10 10 BÜŞRA YILDIRIM 12C 12 4 11,00 11 4 10,00 23 8 21,00 197,875 10 22 1644 174,450 7 17 3502

11 0 NESRİN ERDOĞAN 12C 12 20 7,00 13 8 11,00 25 28 18,00 187,790 11 24 1887 148,863 15 41 4240

12 99 GÜLSİNEM AKYÜZ 12C 19 11 16,25 8 18 3,50 1 4 0,00 28 33 19,75 178,740 12 29 2067 199,508 4 8 2597

13 672 SUDEM YILDIZ 12C 14 20 9,00 13 27 6,25 27 47 15,25 171,288 13 36 2230 163,013 12 29 3864

14 435 KADRİYE DAKES 12C 13 25 6,75 13 23 7,25 26 48 14,00 167,820 14 37 2293 148,448 16 42 4251

15 489 NAZLI METE 12C 14 9 11,75 5 7 3,25 19 16 15,00 163,814 15 40 2370 176,841 6 14 3415

16 228 ÖZNUR KORKMAZ 12C 16 19 11,25 8 14 4,50 24 33 15,75 162,913 16 41 2386 164,343 11 28 3830

17 366 ZEYNEP HARMAN 12C 14 24 8,00 12 28 5,00 26 52 13,00 162,190 17 42 2404 158,765 13 32 3968

18 649 BÜŞRADEMİR 12C 12 17 7,75 9 17 4,75 21 34 12,50 158,833 18 44 2477 155,370 14 36 4047

19 0 YUVA ADLIM 12C 9 26 2,50 11 27 4,25 20 53 6,75 144,540 19 48 2762 136,018 19 45 4482

20 466 SALİHA ERVA SEL 12C 6 16 2,00 7 21 1,75 13 37 3,75 121,470 20 49 3039 119,420 20 49 4665

21 411 SARA İPEK 12C 4 24 -2,00 5 9 2,75 9 33 0,75 120,660 21 50 3043

22 0 MİNUURA ASKAROVA 12C 2 13 -1,25 3 11 0,25 1 0 1,00 6 24 0,00 121,808 2 8 3496
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11B SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 590 BÜŞRA KORKMAZ 11B 23 10 20,50 10 4 9,00 33 14 29,50 173,669 10 33 2171 135,198 1 5 3084 240,809 1 1 1121

2 347 GAMZE ÖZGENÇ 11B 23 12 20,00 6 3 5,25 29 15 25,25 172,129 11 35 2212 127,436 2 6 3333 230,294 2 3 1439

3 765 FERAHNAZ MAMEDOVA 11B 14 10 11,50 12 3 11,25 2 14 -1,50 4 6 2,50 32 33 23,75 205,124 3 16 1483 126,563 3 7 3364 172,379 7 19 3554

4 459 SARA ULAŞ 11B 18 14 14,50 10 6 8,50 2 2 1,50 30 22 24,50 199,899 5 21 1607 119,673 4 11 3565 194,129 5 9 2787

5 242 AHSENNUR DEMİR 11B 12 15 8,25 9 13 5,75 6 5 4,75 0 6 -1,50 27 39 17,25 166,184 13 39 2332 118,541 5 12 3589 168,956 9 26 3685

6 548 ZEYNEP ÇELİK 11B 10 5 8,75 14 8 12,00 1 2 0,50 25 15 21,25 200,599 4 19 1592 117,603 6 13 3609 162,511 10 30 3878

7 523 MELİKE ERGİN 11B 21 9 18,75 20 4 19,00 1 3 0,25 42 16 38,00 268,219 1 3 545 213,281 4 6 2002

8 879 ELİF YEŞİLBAŞ 11B 8 7 6,25 11 4 10,00 1 3 0,25 20 14 16,50 182,379 7 27 1999 149,156 13 39 4233

9 561 NAZLICAN PAMUK 11B 12 15 8,25 10 7 8,25 1 5 -0,25 23 27 16,25 179,334 8 28 2057 158,356 12 33 3978

10 5930 RÜMEYSA ŞİMŞEK 11B 10 7 8,25 9 7 7,25 1 3 0,25 20 17 15,75 174,074 9 32 2162 159,416 11 31 3955

11 714 SÜMEYYE  SABÜR 11B 13 10 10,50 5 2 4,50 1 3 0,25 19 15 15,25 166,539 12 38 2321 170,959 8 22 3618
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12 SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ELİF ARSLAN 12 14 14 10,50 22 9 19,75 2 0 2,00 38 23 32,25 246,754 1 6 803 120,708 1 10 3535 174,669 1 16 3494
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12A SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 147 FATMA NUR AYGÜN 12A 9 5 7,75 4 1 3,75 8 5 6,75 9 14 5,50 30 25 23,75 155,755 3 46 2537 162,040 1 1 2487 173,385 2 18 3526

2 187 MERVE EŞ 12A 4 3 3,25 10 2 9,50 7 3 6,25 6 9 3,75 27 17 22,75 176,203 1 31 2125 158,420 2 2 2542 155,990 3 35 4031

3 631 RABİA  ASİLTÜRK 12A 11 8 9,00 5 5 3,75 6 4 5,00 5 3 4,25 27 20 22,00 159,665 2 43 2453 151,923 3 3 2660 176,145 1 15 3442
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12B SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 676 ZEYNEP VURANER 12B 13 15 9,25 20 11 17,25 1 4 0,00 34 30 26,50 232,735 2 8 1014 168,995 4 25 3684

2 470 BETÜL ŞENER 12B 15 22 9,50 18 17 13,75 1 5 -0,25 2 9 -0,25 36 53 22,75 211,920 4 13 1364 164,428 5 27 3828

3 657 ŞEYDA ERKUL 12B 7 14 3,50 9 11 6,25 0 2 -0,50 16 27 9,25 154,055 12 47 2587 134,308 10 46 4503

4 197 BAHAR YILDIRIM 12B 10 10 7,50 10 8 8,00 0 1 -0,25 20 19 15,25 172,143 10 34 2211 149,073 9 40 4236

5 685 EBRAR ALPSOY 12B 8 14 4,50 13 9 10,75 0 2 -0,50 21 25 14,75 176,935 9 30 2112 132,955 11 47 4526

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BURSA İNEGÖL İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi AYT 1. KURUMSAL DENEME 55 55 4255 4866

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 15,8 11,0 13,08 13,5 8,4 11,43 14,1 4,9 12,90 13,0 10,4 10,41 56,5 34,6 47,82 211,130 218,440 208,910

Okul Ortalaması 12,7 13,4 9,36 12,6 10,4 9,97 3,0 3,6 2,09 2,2 4,6 1,05 30,5 32,1 22,47 191,640 132,600 168,550

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 176 RABİA YILMAZ 12C 22 14 18,50 21 4 20,00 1 0 1,00 44 18 39,50 287,085 2 2 374 142,100 1 4 2881 237,663 1 2 1223

2 628 BÜŞRA ÇAKIR 12C 14 14 10,50 18 11 15,25 2 4 1,00 34 29 26,75 223,084 5 11 1170 121,808 2 8 3496 170,429 9 23 3637

3 0 MİNUURA ASKAROVA 12C 2 13 -1,25 3 11 0,25 1 0 1,00 6 24 0,00 121,808 2 8 3496

4 133 ELİFNUR KANIK 12C 22 18 17,50 16 20 11,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 41 27,75 221,938 6 12 1188 204,688 3 7 2361

5 368 MERYEM SUBAŞI 12C 12 26 5,50 18 10 15,50 0 3 -0,75 30 39 20,25 210,215 7 14 1393 145,233 18 44 4319

6 99 GÜLSİNEM AKYÜZ 12C 19 11 16,25 8 18 3,50 1 4 0,00 28 33 19,75 178,740 12 29 2067 199,508 4 8 2597
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SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KOCAAĞA 161   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 14 6,50 16

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Toplam: 280 24 28 17,00 6 17,00 38,06 76,65

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA KETHÜDA 897   B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

EA
116,273 208,910 1 50 50 4081 4681

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 1 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 3 8 1,00 4 1,00 5,63 7,93

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,50 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,75 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 11 3,25 8 3,25 9,36 13,08

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,00 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,00 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 4,00 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 4 0 4,00 10 4,00 9,97 11,43

Toplam: 280 10 11 7,25 3 7,25 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 d dDacA   b     e e   Cac C  a      CCb 

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2                                     CEBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 11 15

Edebiyat 24 3 8 13

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 1 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 1 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 1 2 10

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 4 0 9

Tarih-2 11 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 0 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHSENNUR DEMİR 242 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,184 211,130 13 39 39 2172 2332

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
118,541 218,440 5 12 12 3025 3589

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
168,956 208,910 9 26 26 3168 3685

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 6 8 4,00 17 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 15 8,25 21 12,94 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 2,64 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 2,57 2,64 3,72

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,70 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,77 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 3,23 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 9 13 5,75 14 9,91 9,97 11,43

Matematik-2 40 6 5 4,75 12 1,84 2,09 12,90

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 -0,12 -0,20 2,77

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,50 0,00 3,30

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 1,12 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 0 6 -1,50 -4 0,50 1,05 10,41

Toplam: 280 55 74 36,42 13 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 C dDdAda    dBd   AEb  d Dab aeEBDebCCb 

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 cC dA cAea eBc BeC Dac     e e       EBa      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Matematik a C    b   BD   d   b   B      cD    E  

Cevap Anahtarı B CDCBBCACDDEBDECDCBCCCEBEBCDBDECADACCEEEE

Fen Bilimleri acad          e                      a  

Cevap Anahtarı B CACBCDBBAAABAAAADBDBDABADBDEBDBDECCAACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 15 30

Edebiyat 24 6 8 25

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 0 20
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 0 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 1 33

Tarih-1 10 4 4 40

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 3 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 9 13 20

Tarih-2 11 3 5 27

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 1 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 5 36

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 6 5 15

Matematik-2 40 6 5 15

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 2 2 40
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 1 25
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KORKMAZ 590 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,669 211,130 10 33 33 2026 2171

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
135,198 218,440 1 5 5 2540 3084

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
240,809 208,910 1 1 1 986 1121

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 12,94 9,36 13,08

Matematik-2 40 10 4 9,00 23 1,84 2,09 12,90

Toplam: 280 61 49 48,67 17 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 ABDACBadEAcea e EEA CABCaCB  bD B CCAbcC

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Matematik   C   Db dBDE     cCa  C      E A  E    

Cevap Anahtarı A DCCBCBDDACBDEEDCCCBCECBCBEBDDAECADEECCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 58

Edebiyat 24 15 6 63

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 4 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 4 0 80
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 3 0 100

Tarih-1 10 4 2 40

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 4 2 67

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Matematik 40 10 4 25

Matematik-2 40 10 4 25

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 2 0 40
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 3 1 60
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YEŞİLBAŞ 879 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,379 211,130 7 27 27 1867 1999

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
149,156 208,910 13 39 39 3661 4233

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 7 6 5,50 23 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 7 6,25 16 12,94 9,36 13,08

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,64 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 2,57 2,64 3,72

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,70 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,77 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,23 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 11 4 10,00 25 9,91 9,97 11,43

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 1,84 2,09 12,90

Toplam: 280 48 49 35,67 13 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 A DAbBd     E   Eb  eAae          a    C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2            B e D   C    abC  eD C A CBEC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Matematik D        e     e                     d  

Cevap Anahtarı A DCCBCBDDACBDEEDCCCBCECBCBEBDDAECADEECCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 7 20

Edebiyat 24 7 6 29

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 0 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 1 20
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 2 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 0 0 0

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 4 24

Tarih-2 11 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 0 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 1 27

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 2 17

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-2 40 1 3 3

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 1 20
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELVAN SÖYLEMEZ 1257 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,754 211,130 6 25 25 1803 1932

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
187,101 208,910 6 10 10 2613 3038

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 10 13 6,75 28 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 13,75 34 12,94 9,36 13,08

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 2,64 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 2,57 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,70 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,77 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 3,23 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 8 7 6,25 16 9,91 9,97 11,43

Toplam: 280 54 59 39,17 14 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 ABDAaBdddAcbcdDcEEA eeeabCBbBbDA   CdE C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 dd ADEEaaAdeE eD B                            

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 17 45

Edebiyat 24 10 13 42

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 5 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 3 1 60
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 3 0

Tarih-1 10 5 3 50

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 8 7 17

Tarih-2 11 5 5 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 2 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 2 27

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FERAHNAZ MAMEDOVA 765 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
205,124 211,130 3 16 16 1386 1483

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
126,563 218,440 3 7 7 2808 3364

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
172,379 208,910 7 19 19 3057 3554

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 10 8 8,00 33 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 11,50 29 12,94 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 2,64 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 2,57 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,70 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,77 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,23 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 12 3 11,25 28 9,91 9,97 11,43

Matematik-2 40 2 14 -1,50 -4 1,84 2,09 12,90

Fizik 14 1 1 0,75 5 -0,12 -0,20 2,77

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,50 0,00 3,30

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 1,12 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 4 6 2,50 6 0,50 1,05 10,41

Toplam: 280 60 68 42,92 15 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 ABDAaB ddA bE   EEebdeB bCB   a     A  C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 d  ADEE a  BEb     C             CA CBE       

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Matematik  bbced * a    c a c    C         ad a Ed

Cevap Anahtarı A DCCBCBDDACBDEEDCCCBCECBCBEBDDAECADEECCEE

Fen Bilimleri     Be          be       c a E B     aC 

Cevap Anahtarı A ACCCBBDAABBAAABDAADBBDADBDABDEDBCCAEBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 35

Edebiyat 24 10 8 42

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 2 20
Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 3 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 1 33

Tarih-1 10 2 2 20

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 0 33

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 12 3 26

Tarih-2 11 4 2 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 0 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 1 27

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 14 5

Matematik-2 40 2 14 5

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 1 20
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 0 3 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 4 6 10



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE ÖZGENÇ 347 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,129 211,130 11 35 35 2064 2212

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
127,436 218,440 2 6 6 2777 3333

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
230,294 208,910 2 3 3 1258 1439

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 12 9 9,75 41 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 12,94 9,36 13,08

Matematik-2 40 6 3 5,25 13 1,84 2,09 12,90

Toplam: 280 57 50 44,42 16 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 CbBDBAADD d AddAeCe cEaaBbCA dAEBDA CCbD

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Matematik a C    d D a E       E     B    D       

Cevap Anahtarı B CDCBBCACDDEBDECDCBCCCEBEBCDBDECADACCEEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 58

Edebiyat 24 12 9 50

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 3 20
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 3 1 60
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 3 0

Tarih-1 10 7 2 70

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100

Matematik 40 6 3 15

Matematik-2 40 6 3 15

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 0 3 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADER DAŞTAN 748 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
254,524 211,130 2 4 4 650 691

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
214,034 208,910 3 5 5 1710 1969

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 13 4 12,00 50 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 8 19,00 48 12,94 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,64 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 2,57 2,64 3,72

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,70 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,77 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,23 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 19 11 16,25 41 9,91 9,97 11,43

Toplam: 280 68 54 54,42 19 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 C BDBAA  cE A  ea AEAECad C  BdEdaA CCED

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 DeCd Ecb    BE ecC eEcEdAC a  DCBaAACEBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 8 53

Edebiyat 24 13 4 54

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 1 20
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 2 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 3 4 30

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 0 83

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100

Sosyal-2 46 19 11 41

Tarih-2 11 3 4 27

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 1 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 4 36

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 3 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERGİN 523 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
268,219 211,130 1 3 3 514 545

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
213,281 208,910 4 6 6 1741 2002

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 12 5 10,75 45 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 9 18,75 47 12,94 9,36 13,08

Tarih-2 11 5 0 5,00 45 2,64 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 2,57 2,64 3,72

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,70 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,77 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,23 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 20 4 19,00 48 9,91 9,97 11,43

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 1,84 2,09 12,90

Toplam: 280 70 51 57,17 20 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 ABDAbBdBEA DE eAE c b   DCBbBED c CCdb C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 C  ADEE    dE Cc  DC  A E C aDD C AACBaC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Matematik          b  c  e    E                   

Cevap Anahtarı A DCCBCBDDACBDEEDCCCBCECBCBEBDDAECADEECCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 9 53

Edebiyat 24 12 5 50

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 3 1 60
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 2 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 0 0

Tarih-1 10 6 2 60

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 20 4 43

Tarih-2 11 5 0 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 0 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 2 36

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 0 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-2 40 1 3 3

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN PAMUK 561 11B
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TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 8 8 6,00 25 7,92 5,63 7,93
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Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,77 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 3,23 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 15 30

Edebiyat 24 8 8 33

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 1 20
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 0 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 3 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 2 6 20

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 10 7 22

Tarih-2 11 4 3 36

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 1 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 1 3 9

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 1 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 1 5 3

Matematik-2 40 1 5 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ŞİMŞEK 5930 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,074 211,130 9 32 32 2018 2162

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
159,416 208,910 11 31 31 3409 3955

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 7 2 6,50 27 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 7 8,25 21 12,94 9,36 13,08

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,64 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 2,57 2,64 3,72

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,70 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,77 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,23 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 9 7 7,25 18 9,91 9,97 11,43

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 1,84 2,09 12,90

Toplam: 280 48 52 34,92 12 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1  BDACd        eAE    A    dA  c   deA cC

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2  d  aEE a  BEbe         Ec   e      CBEC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Matematik  d    D  a e                            

Cevap Anahtarı A DCCBCBDDACBDEEDCCCBCECBCBEBDDAECADEECCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 7 25

Edebiyat 24 7 2 29

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 0 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 0 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 0 33

Tarih-1 10 1 2 10

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 9 7 20

Tarih-2 11 2 3 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 0 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 2 18

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 1 17

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-2 40 1 3 3

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 0 2 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SARA ULAŞ 459 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,899 211,130 5 21 21 1506 1607

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
119,673 218,440 4 11 11 3001 3565

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
194,129 208,910 5 9 9 2399 2787

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 10 9 7,75 32 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 14,50 36 12,94 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 2,64 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 2,57 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,70 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,77 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 3,23 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 10 6 8,50 21 9,91 9,97 11,43

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 1,84 2,09 12,90

Toplam: 280 58 57 43,67 16 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 AaDAbd c AcDEd AEb  bAaCeCceaE b  CCAEDC

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 Cae DEE a  B   e aDCdE            A C         

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Matematik  Ca      aB                             

Cevap Anahtarı A DCCBCBDDACBDEEDCCCBCECBCBEBDDAECADEECCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 45

Edebiyat 24 10 9 42

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 2 2 40
Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 2 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 2 5 20

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 10 6 22

Tarih-2 11 4 3 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 0 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 3 36

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 1 2 20
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE  SABÜR 714 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,539 211,130 12 38 38 2162 2321

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
170,959 208,910 8 22 22 3112 3618

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 8 7 6,25 26 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 10 10,50 26 12,94 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 2,64 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 2,57 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,70 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,77 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 3,23 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 5 2 4,50 11 9,91 9,97 11,43

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 1,84 2,09 12,90

Toplam: 280 47 50 34,42 12 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 b BDBAA   b A  A  eEeddacaC   AE    CCb 

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 c    EE  D  BE       c                        

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Matematik   dB            dc                      

Cevap Anahtarı B CDCBBCACDDEBDECDCBCCCEBEBCDBDECADACCEEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 10 33

Edebiyat 24 8 7 33

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 1 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 1 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 3 0

Tarih-1 10 3 2 30

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 1 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 5 2 11

Tarih-2 11 3 1 27

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 0 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 2 1 18

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-2 40 1 3 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇELİK 548 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,599 211,130 4 19 19 1491 1592

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
117,603 218,440 6 13 13 3045 3609

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
162,511 208,910 10 30 30 3340 3878

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 13 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 7 3 6,25 26 7,92 5,63 7,93

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,42 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 2,60 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 5 8,75 22 12,94 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,64 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 2,57 2,64 3,72

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,70 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,77 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,23 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 14 8 12,00 30 9,91 9,97 11,43

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 1,84 2,09 12,90

Toplam: 280 53 50 40,42 14 42,13 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 C BDaA         e  A  EeB D        d CCc 

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 D   AaE  a  Bbd DC DEc   Cdc b     ACEBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Matematik        b    D    c                      

Cevap Anahtarı B CDCBBCACDDEBDECDCBCCCEBEBCDBDECADACCEEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 5 25

Edebiyat 24 7 3 29

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 0 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 1 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 1 0 10

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 2 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 14 8 30

Tarih-2 11 3 2 27

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 0 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 3 45

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 2 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 1 1 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME
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Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ARSLAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
246,754 211,130 1 6 6 756 803

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
120,708 218,440 1 10 10 2971 3535

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
174,669 208,910 1 16 16 3005 3494

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 1 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 7 7 5,25 22 5,25 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,50 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,75 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 14 10,50 26 10,50 9,36 13,08

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 4,75 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 3,25 2,64 3,72

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,75 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 5,00 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 6,00 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 22 9 19,75 49 19,75 9,97 11,43

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,00 2,09 12,90

Toplam: 280 66 58 51,42 18 51,42 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 a BD A  b d A   b eaAECaccabCBAbBaA eCE 

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 aCCaAEEAeac BEda C D c   C eCDD BCAACEBC      
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Matematik                        E C              

Cevap Anahtarı B CDCBBCACDDEBDECDCBCCCEBEBCDBDECADACCEEEE
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 14 35

Edebiyat 24 7 7 29

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 2 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 0 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 2 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 4 6 40

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 22 9 48

Tarih-2 11 6 5 55

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 2 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 3 36

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 1 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 5 0 83

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 0 20
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR AYGÜN 147 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,755 211,130 3 46 46 2366 2537

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
162,040 218,440 1 1 1 1994 2487

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
173,385 208,910 2 18 18 3035 3526

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 3 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 19 9,25 23

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1

Edebiyat 24 3 2 2,50 10 2,67 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 2,92 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,08 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 5 7,75 19 6,67 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 3,92 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 -0,08 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,58 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 4 1 3,75 9 5,67 9,97 11,43

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 6,00 2,09 12,90

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 -0,67 -0,20 2,77

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,25 0,00 3,30

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,92 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 9 14 5,50 14 4,50 1,05 10,41

Toplam: 280 62 66 45,50 16 47,42 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 b BDaA                   DC C Aa  d  CbD

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 D  BA  A             a                        

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Matematik C dB b C    D    B C     C cD   b    a  

Cevap Anahtarı B CDCBBCACDDEBDECDCBCCCEBEBCDBDECADACCEEEE

Fen Bilimleri edadebeB     ed  d   A c   EBbeDE   dCBD

Cevap Anahtarı B CACBCDBBAAABAAAADBDBDABADBDEBDBDECCAACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 5 23

Edebiyat 24 3 2 13

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 0 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 0 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 0 0

Tarih-1 10 4 1 40

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 2 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100

Sosyal-2 46 4 1 9

Tarih-2 11 4 0 36

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 0 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 1 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 8 5 20

Matematik-2 40 8 5 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 3 0 60
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 0 20
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 14 23



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE EŞ 187 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,203 211,130 1 31 31 1984 2125

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
158,420 218,440 2 2 2 2041 2542

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
155,990 208,910 3 35 35 3474 4031

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 3 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 14 12,50 31

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10

TYT Fen 20 7 10 4,50 23

Edebiyat 24 1 2 0,50 2 2,67 5,63 7,93

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 2,92 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,08 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 3 3,25 8 6,67 9,36 13,08

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 3,92 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 -0,08 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 1,58 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 10 2 9,50 24 5,67 9,97 11,43

Matematik-2 40 7 3 6,25 16 6,00 2,09 12,90

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 -0,67 -0,20 2,77

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,25 0,00 3,30

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 4,92 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 4,50 1,05 10,41

Toplam: 280 65 50 52,50 19 47,42 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1   D a           b       D  A a   C      

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2  B AD Ed A          a             A CBEC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Matematik   C bB   C D         C C  cD     b      

Cevap Anahtarı A DCCBCBDDACBDEEDCCCBCECBCBEBDDAECADEECCEE

Fen Bilimleri    deebd    A    d        c eEDe   EBD  

Cevap Anahtarı A ACCCBBDAABBAAABDAADBBDADBDABDEDBCCAEBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 3 10

Edebiyat 24 1 2 4

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 0 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 0 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 1 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 0 0

Tarih-1 10 3 1 30

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 0 0 0

Sosyal-2 46 10 2 22

Tarih-2 11 5 1 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 1 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 7 3 18

Matematik-2 40 7 3 18

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 1 0 20
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 3 0 60
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 9 15



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA  ASİLTÜRK 631 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,665 211,130 2 43 43 2288 2453

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
151,923 218,440 3 3 3 2148 2660

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
176,145 208,910 1 15 15 2959 3442

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 3 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 12 13,00 33

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7

TYT Fen 20 4 7 2,25 11

Edebiyat 24 6 4 5,00 21 2,67 5,63 7,93

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,92 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,08 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 8 9,00 23 6,67 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 3,92 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 -0,08 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,25 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 1,58 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 5 5 3,75 9 5,67 9,97 11,43

Matematik-2 40 6 4 5,00 13 6,00 2,09 12,90

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,67 -0,20 2,77

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,25 0,00 3,30

Biyoloji 13 4 0 4,00 31 4,92 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 5 3 4,25 11 4,50 1,05 10,41

Toplam: 280 57 51 44,25 16 47,42 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 b dDaA           C  bECBdD bC Aa     CbD

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 D  BA       B    a a a       De      a        

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Matematik C dB   C D  Db   d   a      D           

Cevap Anahtarı B CDCBBCACDDEBDECDCBCCCEBEBCDBDECADACCEEEE

Fen Bilimleri    e b   e           A        B      CBD

Cevap Anahtarı B CACBCDBBAAABAAAADBDBDABADBDEBDBDECCAACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 8 28

Edebiyat 24 6 4 25

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 0 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 0 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 0 67

Tarih-1 10 3 3 30

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100

Sosyal-2 46 5 5 11

Tarih-2 11 3 0 27

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 0 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 3 9

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 0

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 6 4 15

Matematik-2 40 6 4 15

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 3 0 60
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
*LİSA KIZILKA * 941 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 1 -0,25 -1

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Toplam: 280 0 1 -0,25 0 32,77 38,06 76,65

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR DEMİRCİ 223 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
109,273 211,130 13 51 51 2882 3091

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
114,440 208,910 13 51 51 4098 4698

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 18 4,50 11

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Edebiyat 24 2 5 0,75 3 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 5 0,75 2 7,38 9,36 13,08

Toplam: 280 23 39 13,25 5 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 A e b  d    bB  c                       

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 5 5

Edebiyat 24 2 5 8

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 0 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 2 20
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 1 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR YILDIRIM 197 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,143 211,130 10 34 34 2063 2211

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
149,073 208,910 9 40 40 3664 4236

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 18 4,50 11

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4

TYT Fen 20 2 6 0,50 3

Edebiyat 24 6 8 4,00 17 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 10 7,50 19 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 10 8 8,00 20 11,96 9,97 11,43

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,10 -0,20 2,77

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,10 0,00 3,30

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,50 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,30 1,05 10,41

Toplam: 280 42 58 27,50 10 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 ABbAbBdccA          aeaCDCB      b e   C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2     c      BE  D   C aeAdbdCDDb   d  B C      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Fen Bilimleri                                        c

Cevap Anahtarı A ACCCBBDAABBAAABDAADBBDADBDABDEDBCCAEBDCA
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 10 25

Edebiyat 24 6 8 25

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 2 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 1 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 3 1 30

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 10 8 22

Tarih-2 11 0 1 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 0 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 1 36

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 2 4 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 1 33

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 1 0

Fizik 14 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır; çözünürlükle ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri irdeler. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını ayırt eder. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun otoiyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve kompleksleşme dengelerini  irdeler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ŞENER 470 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,920 211,130 4 13 13 1276 1364

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
164,428 208,910 5 27 27 3296 3828

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 27 6,25 16

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5

TYT Fen 20 6 12 3,00 15

Edebiyat 24 9 14 5,50 23 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 22 9,50 24 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 18 17 13,75 34 11,96 9,97 11,43

Matematik-2 40 1 5 -0,25 -1 -0,25 2,09 12,90

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,10 -0,20 2,77

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,10 0,00 3,30

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,50 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 2 9 -0,25 -1 -0,30 1,05 10,41

Toplam: 280 68 106 41,50 15 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 aaBedAbebcE dBEebeAEAEee DCebabcBDcbdCE 

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 eeCdAEEbcae BEeBcCEa  E ACcaCbDCa AcCaBe      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Matematik Caed     a      e                       

Cevap Anahtarı B CDCBBCACDDEBDECDCBCCCEBEBCDBDECADACCEEEE

Fen Bilimleri ab e     Ac  eA         e  c         a c

Cevap Anahtarı B CACBCDBBAAABAAAADBDBDABADBDEBDBDECCAACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 22 38

Edebiyat 24 9 14 38

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 2 3 40
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 3 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 4 5 40

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 18 17 39

Tarih-2 11 4 7 36

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 3 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 3 45

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 1 5 3

Matematik-2 40 1 5 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 1 0 20
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 9 5



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİLE KILIÇ 82 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,755 211,130 7 23 23 1645 1762

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
150,575 208,910 8 38 38 3626 4197

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 11 18 6,50 16

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4

Edebiyat 24 6 7 4,25 18 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 14 7,50 19 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 15 13 11,75 29 11,96 9,97 11,43

Toplam: 280 49 62 33,50 12 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 C dDaAAe  a dc    AE   a  Cbd b aabCdCED

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 ebC b  Ada CBE BDCdDEc   CccCD C  ed daC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 14 28

Edebiyat 24 6 7 25

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 2 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 0 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 1 33

Tarih-1 10 1 5 10

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100

Sosyal-2 46 15 13 33

Tarih-2 11 2 5 18

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 1 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 8 2 73

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 2 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 0 50

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 17

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 2 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ALPSOY 685 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,935 211,130 9 30 30 1973 2112

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
132,955 208,910 11 47 47 3935 4526

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 22 4,50 11

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

TYT Fen 20 1 1 0,75 4

Edebiyat 24 4 6 2,50 10 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 14 4,50 11 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 1 6 -0,50 -5 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 13 9 10,75 27 11,96 9,97 11,43

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,10 -0,20 2,77

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,10 0,00 3,30

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,50 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 -0,30 1,05 10,41

Toplam: 280 40 54 26,50 9 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 AaDAbd          Ebd   a Dec   beBa dcbDC

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 C b c aac eBd  D B C E c  C aDD     CBEC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Fen Bilimleri                                     c  d

Cevap Anahtarı A ACCCBBDAABBAAABDAADBBDADBDABDEDBCCAEBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 14 20

Edebiyat 24 4 6 17

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 2 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 1 0

Tarih-1 10 2 5 20

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 2 3 33

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 9 28

Tarih-2 11 1 6 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 2 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 1 45

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 1 17

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır; çözünürlükle ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri irdeler. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını ayırt eder. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun otoiyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve kompleksleşme dengelerini  irdeler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATMACA 680 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,193 211,130 6 20 20 1495 1596

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
156,390 208,910 6 34 34 3465 4021

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 20 8,00 20

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Edebiyat 24 6 6 4,50 19 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 11 8,25 21 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 15 10 12,50 31 11,96 9,97 11,43

Toplam: 280 50 51 37,25 13 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 b dDBAA   d     e e  ECaeDCA B   bb dCb 

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 cbCd E Ad B BEd DCbDcd    c C     AcCEBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 11 28

Edebiyat 24 6 6 25

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 1 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 1 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 4 2 40

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 3 17

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 15 10 33

Tarih-2 11 4 4 36

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 2 1 67
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 5 4 45

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA DURMUŞ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,490 211,130 11 45 45 2313 2479

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
124,113 208,910 12 48 48 4031 4628

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 18 8,50 21

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 3 11 0,25 1 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 19 3,25 8 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 11 11 8,25 21 11,96 9,97 11,43

Toplam: 280 36 62 20,50 7 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1   dc A  e E ddcee Ab  daabCA   bdaAbaCEa

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 cbCd   A  BbBEdaDC aEd   Cd C      c a C      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 19 20

Edebiyat 24 3 11 13

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 2 20
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 0 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 3 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 2 5 20

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 1 0

Sosyal-2 46 11 11 24

Tarih-2 11 3 3 27

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 2 0 67
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 5 5 45

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 1 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL KURT 528 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,278 211,130 3 9 9 1008 1072

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
182,935 208,910 1 12 12 2749 3202

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 15 13,25 33

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 8 6 6,50 27 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 12 13,00 33 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 18 12 15,00 38 11,96 9,97 11,43

Toplam: 280 58 44 47,00 17 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 AaDAbd      E   adA eABCDCcAc DAB eddbDC

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 CBdb  EBbABBa eDEaDCcE   cC cD  e deCBEC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 12 40

Edebiyat 24 8 6 33

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 0 20
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 3 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 3 0 100

Tarih-1 10 6 2 60

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 4 33

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 18 12 39

Tarih-2 11 6 3 55

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 3 0 100
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 4 55

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 1 1 17

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 2 17

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERDOĞAN 623 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,448 211,130 5 18 18 1469 1569

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
154,080 208,910 7 37 37 3534 4099

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 19 8,25 21

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2

TYT Fen 20 2 4 1,00 5

Edebiyat 24 7 6 5,50 23 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 8 8,00 20 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 15 8 13,00 33 11,96 9,97 11,43

Toplam: 280 48 47 36,25 13 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 bdBbBAA     Acc   e   CBBD  b       eC  

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 eC  b Ebd  eBE     Db de CAD DD    ACEBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 8 25

Edebiyat 24 7 6 29

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 2 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 0 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 2 1 20

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 15 8 33

Tarih-2 11 2 4 18

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 2 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 2 27

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 2 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 0 33

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA ERKUL 657 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
154,055 211,130 12 47 47 2412 2587

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
134,308 208,910 10 46 46 3913 4503

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 21 10,75 27

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5

TYT Fen 20 2 7 0,25 1

Edebiyat 24 4 9 1,75 7 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 14 3,50 9 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 9 11 6,25 16 11,96 9,97 11,43

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,10 -0,20 2,77

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,10 0,00 3,30

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,50 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 -0,30 1,05 10,41

Toplam: 280 45 68 28,00 10 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 bdebBAb  d     d  Ab  Ce D  bB d ab  Cb 

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 e dc E ba   B  B CdD c   CcaCb     AbE        

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Fen Bilimleri      b        d                         

Cevap Anahtarı B CACBCDBBAAABAAAADBDBDABADBDEBDBDECCAACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 14 18

Edebiyat 24 4 9 17

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 2 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 2 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 2 3 20

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 2 17

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 9 11 20

Tarih-2 11 1 5 9

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 2 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 4 2 36

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 2 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 1 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır; çözünürlükle ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri irdeler. 1 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini açıklar. 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun otoiyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve kompleksleşme dengelerini  irdeler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÖZDEMİR 115 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,543 211,130 8 26 26 1810 1939

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
171,435 208,910 3 21 21 3092 3595

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 19 7,25 18

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6

TYT Fen 20 2 5 0,75 4

Edebiyat 24 8 4 7,00 29 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 10 10,50 26 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 1 7 -0,75 -7 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 11 12 8,00 20 11,96 9,97 11,43

Toplam: 280 51 50 38,50 14 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 AaDACd   d      E  CbA CbC be DAed  Ab C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 dde c Eda aBE  Db cCc    cC a     A CBEC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 10 33

Edebiyat 24 8 4 33

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 1 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 0 67

Tarih-1 10 3 5 30

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 12 24

Tarih-2 11 1 7 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 2 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 3 36

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 1 17

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRANUR BİLGİLİ 662 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
247,360 211,130 1 5 5 745 791

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
178,058 208,910 2 13 13 2898 3377

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 19 11 16,25 41

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Edebiyat 24 8 6 6,50 27 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 10 10,50 26 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 21 8 19,00 48 11,96 9,97 11,43

Toplam: 280 67 38 57,50 21 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 b eD AA  dE Ad  bCA  Eb  DCA c  e b CCb 

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 c Cd E AB B BEddDC D  E dCccCDbC  AACEBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 10 33

Edebiyat 24 8 6 33

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 2 20
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 0 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 1 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 1 33

Tarih-1 10 3 2 30

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 2 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 21 8 46

Tarih-2 11 5 2 45

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 3 0 100
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 5 2 45

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 3 33

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP VURANER 676 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
232,735 211,130 2 8 8 958 1014

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
168,995 208,910 4 25 25 3167 3684

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 14 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 13 16,75 42

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Edebiyat 24 6 10 3,50 15 4,04 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,85 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,50 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 15 9,25 23 7,38 9,36 13,08

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 1,85 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 4,46 2,64 3,72

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,85 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 1,50 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,29 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,01

Sosyal-2 40 20 11 17,25 43 11,96 9,97 11,43

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,10 -0,20 2,77

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,10 0,00 3,30

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -0,50 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 -0,30 1,05 10,41

Toplam: 280 65 53 51,75 18 32,77 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 AaDAbddcaA      EEe  eaeeC    DdceCCcEDC

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 CBCbc EdeABBEd D BDC E   cbaaDD bbA CBEC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Fen Bilimleri       D                            bcb d

Cevap Anahtarı A ACCCBBDAABBAAABDAADBBDADBDABDEDBCCAEBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 15 33

Edebiyat 24 6 10 25

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 2 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 1 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 3 0

Tarih-1 10 2 4 20

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 20 11 43

Tarih-2 11 6 4 55

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 2 1 67
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 1 64

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 3 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 3 33

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 4 3

Fizik 14 1 0 7

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır; çözünürlükle ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri irdeler. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını ayırt eder. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun otoiyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve kompleksleşme dengelerini  irdeler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA YALVAÇ 604 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
288,560 211,130 1 1 1 341 362

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
222,615 208,910 2 4 4 1475 1685

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 12 22,00 55

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Edebiyat 24 11 3 10,25 43 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 18,00 45 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 24 9 21,75 54 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 84 39 74,25 27 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 ABDACB         AE AaeeBCDCd BaDABd CdaDC

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 Cdab  EBaAdBEACbEd CcE AE CCaDD C AACBEC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 50

Edebiyat 24 11 3 46

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 2 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 2 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 6 3 60

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 3 2 50

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 24 9 52

Tarih-2 11 4 5 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 2 1 67
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 3 64

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 0 67

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÇAKIR 628 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,084 211,130 5 11 11 1100 1170

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
121,808 218,440 2 8 8 2933 3496

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
170,429 208,910 9 23 23 3129 3637

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 10 9 7,75 32 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 14 10,50 26 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 18 11 15,25 38 9,33 9,97 11,43

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,25 -0,20 2,77

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,00 3,30

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 0,75 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 2 4 1,00 3 0,44 1,05 10,41

Toplam: 280 62 64 45,92 16 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 edBeBbAD  E Ad AC AEccbaebC   b  ac CCE 

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 aC BcEbc b  eEeBDeEDEec A   CDe  C ACEBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Fen Bilimleri   e      b                     DE    b a

Cevap Anahtarı B CACBCDBBAAABAAAADBDBDABADBDEBDBDECCAACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 14 35

Edebiyat 24 10 9 42

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 2 20
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 3 1 60
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 1 4 10

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 18 11 39

Tarih-2 11 3 5 27

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 1 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 4 55

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 1 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 4 5

Fizik 14 0 2 0

Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır; çözünürlükle ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri irdeler. 1 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini açıklar. 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun otoiyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve kompleksleşme dengelerini  irdeler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YILDIRIM 10 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,875 211,130 10 22 22 1537 1644

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
174,450 208,910 7 17 17 3013 3502

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 14 12,50 31

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 3 0,25 1

Edebiyat 24 6 3 5,25 22 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 4 11,00 28 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 11 4 10,00 25 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 50 32 42,00 15 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 A DA B  cc  E   E    e  DCa        CAE C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2            Bb  c  DC   cE C c D   A CBEC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 4 30

Edebiyat 24 6 3 25

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 0 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 0 20
Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 0 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 1 0

Tarih-1 10 2 1 20

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 0 67

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 4 24

Tarih-2 11 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 0 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 2 27

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 1 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRADEMİR 649 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,833 211,130 18 44 44 2311 2477

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
155,370 208,910 14 36 36 3489 4047

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 18 7,50 19

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 6 30 -1,50 -4

TYT Fen 20 7 13 3,75 19

Edebiyat 24 6 9 3,75 16 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 17 7,75 19 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 2 9 -0,25 -2 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 9 17 4,75 12 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 57 103 31,25 11 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 AabAbedcEd      E  CC aeDC bBbDeabbedE C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 CdedDEEdabeeabeDEacdac            A CBa       

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 17 30

Edebiyat 24 6 9 25

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 2 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 3 0 60
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 2 0

Tarih-1 10 4 5 40

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 9 17 20

Tarih-2 11 4 7 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 3 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 9 18

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 1 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ABA 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
233,543 211,130 3 7 7 949 1004

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
183,495 208,910 5 11 11 2731 3182

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 18 17,50 44

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Edebiyat 24 11 8 9,00 38 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 17 11,75 29 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 18 9 15,75 39 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 70 62 54,50 19 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 b cDdAA c E  dEbeCeEAECBabCb dd cDdbCCEa

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 DCCabEEAdDBeeE BaCEDccE            ACaBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 17 40

Edebiyat 24 11 8 46

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 2 20
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 3 2 60
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 2 6 20

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 1 0

Sosyal-2 46 18 9 39

Tarih-2 11 8 3 73

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 2 1 67
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 5 45

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 0 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR KANIK 133 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
221,938 211,130 6 12 12 1118 1188

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
204,688 208,910 3 7 7 2045 2361

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 20 7,00 18

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

TYT Fen 20 3 5 1,75 9

Edebiyat 24 13 11 10,25 43 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 18 17,50 44 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 16 20 11,00 28 9,33 9,97 11,43

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 -0,08 2,09 12,90

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,25 -0,20 2,77

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,06 0,00 3,30

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,75 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,44 1,05 10,41

Toplam: 280 65 75 46,25 17 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 bCeDaAADcecEcBEeeCAEcECacDCddBbadDACCCbD

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 DedcbEbABbeeea eaCED cc eCAeCa eeCeACEBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Matematik    c            e                       

Cevap Anahtarı B CDCBBCACDDEBDECDCBCCCEBEBCDBDECADACCEEEE

Fen Bilimleri                  d                      

Cevap Anahtarı B CACBCDBBAAABAAAADBDBDABADBDEBDBDECCAACBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 18 55

Edebiyat 24 13 11 54

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 2 3 40
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 3 2 60
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 4 6 40

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 20 35

Tarih-2 11 4 7 36

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 2 1 67
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 6 27

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 2 3 33

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 3 33

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 0 2 0

Matematik-2 40 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR YAZICI 664 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,075 211,130 8 15 15 1357 1451

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
145,965 208,910 17 43 43 3727 4304

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 21 12,75 32

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4

Edebiyat 24 6 15 2,25 9 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 25 5,75 14 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 18 12 15,00 38 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 61 86 39,50 14 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 bddDaAAeeac bdEe aeEeEb acCbaaAEBedbeCbD

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 ceCcAEEABDcaB bBcC a c  eCc CD  BC d EBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 25 30

Edebiyat 24 6 15 25

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 5 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 2 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 2 0

Tarih-1 10 4 6 40

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 4 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100

Sosyal-2 46 18 12 39

Tarih-2 11 7 4 64

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 2 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 2 1 67
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 3 5 27

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 2 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 4 0 67

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSİNEM AKYÜZ 99 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,740 211,130 12 29 29 1932 2067

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
199,508 208,910 4 8 8 2238 2597

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 22 8,50 21

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1

TYT Fen 20 4 10 1,50 8

Edebiyat 24 11 7 9,25 39 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 11 16,25 41 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 1 9 -1,25 -11 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 3 -0,75 -13 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 8 18 3,50 9 9,33 9,97 11,43

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,25 -0,20 2,77

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,00 3,30

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,75 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 0,44 1,05 10,41

Toplam: 280 58 77 38,75 14 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 AaDAdB  Ec ec D EEc bABCbCaAB  cB CdAE C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2   e aaE  Acdde cbdaCcd   c da b d  ACBEC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Fen Bilimleri  e          e                       Bab 

Cevap Anahtarı A ACCCBBDAABBAAABDAADBBDADBDABDEDBCCAEBDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 11 48

Edebiyat 24 11 7 46

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 2 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 2 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 3 0 100

Tarih-1 10 4 3 40

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 4 1 67

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 8 18 17

Tarih-2 11 2 4 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 1 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 9 9

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 2 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 0 3 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 2 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 4 3

Fizik 14 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır; çözünürlükle ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri irdeler. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını ayırt eder. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun otoiyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve kompleksleşme dengelerini  irdeler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADRİYE DAKES 435 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
167,820 211,130 14 37 37 2137 2293

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
148,448 208,910 16 42 42 3678 4251

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 24 10,00 25

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

TYT Fen 20 3 8 1,00 5

Edebiyat 24 11 12 8,00 33 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 25 6,75 17 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 3 8 1,00 9 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 1 1 0,75 13 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 13 23 7,25 18 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 54 95 30,25 11 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 AcDAbeCdEbdaEcacEb CCAaCbd cBEbdeabdbdea

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 adebcEdBbAdeceCacabCcEbdEACbcDaBCe      a    A

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 25 33

Edebiyat 24 11 12 46

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 2 3 40
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 3 1 60
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 2 7 20

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 0 6 0

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 0 1 0

Sosyal-2 46 13 23 28

Tarih-2 11 3 8 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 2 1 67
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 8 27

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 3 50

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 3 50

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 1 1 17

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SUBAŞI 368 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,215 211,130 7 14 14 1303 1393

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
145,233 208,910 18 44 44 3741 4319

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 21 12,75 32

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1

TYT Fen 20 2 7 0,25 1

Edebiyat 24 9 13 5,75 24 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 26 5,50 14 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 18 10 15,50 39 9,33 9,97 11,43

Matematik-2 40 0 3 -0,75 -2 -0,08 2,09 12,90

Toplam: 280 63 84 42,00 15 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 AacAbdecEc eccDeEEA dAaCDaabdbDbcdaddbcC

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 Cad  E BaABBE eab Da     cCCa D CCAACBaC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Matematik        b        b d                     

Cevap Anahtarı A DCCBCBDDACBDEEDCCCBCECBCBEBDDAECADEECCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 26 30

Edebiyat 24 9 13 38

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 5 0
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 3 1 60
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 2 8 20

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 1 5 17

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 18 10 39

Tarih-2 11 5 3 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 3 0 100
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 4 27

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 1 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 3 1 50

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 3 0

Matematik-2 40 0 3 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MİNUURA ASKAROVA 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
121,808 218,440 2 8 8 2933 3496

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 1 10 -1,50 -6 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 13 -1,25 -3 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 0 5 -1,25 -11 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 3 -0,75 -13 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 3 11 0,25 1 9,33 9,97 11,43

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,25 -0,20 2,77

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,06 0,00 3,30

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,75 1,25 4,35

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,44 1,05 10,41

Toplam: 280 34 59 19,17 7 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 bd  C eac      c   e eedD  b c      b   

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2   bbDc  DA ec  cd   c       a b  a            

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Fen Bilimleri                                     B   

Cevap Anahtarı A ACCCBBDAABBAAABDAADBBDADBDABDEDBCCAEBDCA
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 13 5

Edebiyat 24 1 10 4

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 0 1 0
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 2 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 1 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 3 0

Tarih-1 10 1 2 10

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 0 0 0

Sosyal-2 46 3 11 7

Tarih-2 11 3 3 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 0 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 0 5 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 3 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 0 3

Fizik 14 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır; çözünürlükle ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini açıklar. 1 0 0 0
Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri irdeler. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını ayırt eder. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun otoiyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme, çökelme ve kompleksleşme dengelerini  irdeler. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerini tanır. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI METE 489 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,814 211,130 15 40 40 2208 2370

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
176,841 208,910 6 14 14 2934 3415

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 18 9,56 24

TYT Sosyal 20 9 6 7,41 37

TYT Matematik 40 3 6 1,17 3

TYT Fen 20 2 5 1,03 5

Edebiyat 24 11 5 9,75 41 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 9 11,75 29 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 1 5 -0,25 -2 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 5 7 3,25 8 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 47 51 34,17 12 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 AaD bB c A bE DAE  C ABdbC b    B b d  C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2    cDc  DA e  ec  aCc     C                   

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 9 35

Edebiyat 24 11 5 46

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 2 20
Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 0 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 2 2 20

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 1 2 17

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 5 7 11

Tarih-2 11 3 2 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 0 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 1 5 9

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 0 17

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN ERDOĞAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,790 211,130 11 24 24 1761 1887

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
148,863 208,910 15 41 41 3667 4240

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 19 7,25 18

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

TYT Fen 20 2 6 0,50 3

Edebiyat 24 7 12 4,00 17 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 20 7,00 18 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 13 8 11,00 28 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 49 64 33,00 12 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 AaDAbd ede  E eeEEea AebbCaABE ba bedb C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 CceA E BD cB  ea   C     cCCe D   d CBE       

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 20 30

Edebiyat 24 7 12 29

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 1 20
Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 2 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 4 4 40

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 4 17

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 8 28

Tarih-2 11 5 3 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 1 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 2 2 18

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 1 33

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR KORKMAZ 228 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,913 211,130 16 41 41 2223 2386

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
164,343 208,910 11 28 28 3298 3830

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 11 29 3,75 9

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Edebiyat 24 9 10 6,50 27 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 19 11,25 28 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 8 14 4,50 11 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 43 78 23,50 8 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 adBDBbADcBc A Eea c  cCcBbCceaAddDdCbCbD

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 eebebEEABaee b Ba Ee d      b      d E C      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 19 40

Edebiyat 24 9 10 38

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 3 20
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirin temasını belirler. 2 1 0 50
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 3 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 4 6 40

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100

Sosyal-2 46 8 14 17

Tarih-2 11 4 7 36

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 2 1 67
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 5 18

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA YILMAZ 176 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
287,085 211,130 2 2 2 352 374

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

SAY
142,100 218,440 1 4 4 2346 2881

Puanı Hesaplanan: 13 13 3239 3805

EA
237,663 208,910 1 2 2 1072 1223

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 11 23,25 58

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Edebiyat 24 15 8 13,00 54 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 21 4 20,00 50 9,33 9,97 11,43

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 -0,08 2,09 12,90

Toplam: 280 94 38 84,50 30 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 CaeDBAADe EcAdEAaCeEAECcdDCAbc  BDdb CEe

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 DCC  E ABD CBEA DCEDcc   CbaC       CEBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Matematik          D                              

Cevap Anahtarı B CDCBBCACDDEBDECDCBCCCEBEBCDBDECADACCEEEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 55

Edebiyat 24 15 8 63

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 3 20
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiirin temasını belirler. 2 2 0 100
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 4 1 80
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 5 3 50

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 1 0

Sosyal-2 46 21 4 46

Tarih-2 11 7 0 64

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 2 0 67
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 8 2 73

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 2 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 1 0 100
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 5 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 5 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0
Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0
İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 1 0 0 0
Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA ERVA SEL 466 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
121,470 211,130 20 49 49 2832 3039

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
119,420 208,910 20 49 49 4068 4665

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 9 24 3,00 8

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2

TYT Fen 20 2 5 0,75 4

Edebiyat 24 3 7 1,25 5 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 16 2,00 5 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 7 1,25 11 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 1 7 -0,75 -7 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 4 -1,00 -17 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 7 21 1,75 4 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 33 74 14,50 5 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 Ac b  dBEc e   d   d    D ad d bdCbddb C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 CB dabddbAdeEbee   eed     da ae bc CBEa      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 16 15

Edebiyat 24 3 7 13

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 0 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 1 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 2 20
Şiirin temasını belirler. 2 1 1 50
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 1 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 0 0

Tarih-1 10 2 5 20

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 1 4 17

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 7 21 15

Tarih-2 11 3 7 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 2 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 1 7 9

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 0 4 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SARA İPEK 411 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
120,660 211,130 21 50 50 2836 3043

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 18 8,50 21

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4

TYT Fen 20 2 6 0,50 3

Edebiyat 24 2 15 -1,75 -7 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 0 4 -1,00 -17 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 24 -2,00 -5 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 1 6 -0,50 -5 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 5 9 2,75 7 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 39 63 23,25 8 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 c bddaad    Ec dEcee ecabbcA b  Bba cce 

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2  eC  EEaD aebe  da dB                         

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 24 10

Edebiyat 24 2 15 8

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 0 2 0
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 0 0 0
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 1 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 3 20
Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 3 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 3 0

Tarih-1 10 2 5 20

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 0 4 0

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 0 0 0

Sosyal-2 46 5 9 11

Tarih-2 11 4 3 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 2 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 1 6 9

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 0 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÇİÇEK 413 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,685 211,130 9 17 17 1461 1561

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
172,065 208,910 8 20 20 3074 3571

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 12 15,00 38

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Edebiyat 24 8 5 6,75 28 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 10 9,50 24 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 2 3,50 32 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 13 8 11,00 28 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 56 35 47,25 17 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 ABDAaB      c c E   eAaCDCdbB a    dd  C

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 C  bccEdD  BEb D   Cc     C ab    A CBEC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 10 30

Edebiyat 24 8 5 33

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 1 0
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 1 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 3 3 30

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 2 17

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 8 28

Tarih-2 11 3 4 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 0 1 0
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 4 2 36

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 0 17

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 2 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEM YILDIZ 672 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,288 211,130 13 36 36 2080 2230

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
163,013 208,910 12 29 29 3328 3864

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 24 9,00 23

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Edebiyat 24 7 14 3,50 15 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 20 9,00 23 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 0 6 -1,50 -25 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 13 27 6,25 16 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 55 80 35,00 13 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 ABD C eBcebecaebdc deAaCDC dB abBd CdcDC

Cevap Anahtarı A ABDACBCBEAEDEBDAEEACCABCDCBABEDABCCCAEDC

Sosyal-2 *dCcbEEacAaBEcCDEaDbeEdcacbecebebCecdcdC      

Cevap Anahtarı A CBCADEEBDABBEACDEBDCBEAAEACCDDDBCCAACBECCBCDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 20 35

Edebiyat 24 7 14 29

Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 0 0
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 0 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 1 4 20
Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 0 2 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 0 4 0
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 2 1 67

Tarih-1 10 4 4 40

İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 3 2 50

Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 27 28

Tarih-2 11 4 7 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 2 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 7 4 64

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 0 6 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 5 17

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 2 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUVA ADLIM 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
144,540 211,130 19 48 48 2571 2762

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
136,018 208,910 19 45 45 3893 4482

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 19 13,25 33

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Edebiyat 24 4 16 0,00 0 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 26 2,50 6 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 11 27 4,25 11 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 54 82 33,50 12 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 aadDBc  eabEbcaAdee  cdedeeAeBAcaed eaED

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 D eBddEAaadadEAcaebDEdaeA ecbbeeBeebaEeb      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 26 23

Edebiyat 24 4 16 17

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 5 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 1 1 50
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 1 50
Şiirin temasını belirler. 2 0 1 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 3 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 0 3 0

Tarih-1 10 3 7 30

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 0 1 0
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 27 24

Tarih-2 11 4 6 36

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 1 0 100
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 0 2 0
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 2 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 7 36

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 4 17

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 5 17

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 1 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZARİFE DAĞ 490 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,778 211,130 4 10 10 1084 1153

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
169,368 208,910 10 24 24 3158 3670

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 18 11,50 29

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Edebiyat 24 8 2 7,50 31 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 4 11,00 28 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 17 6 15,50 39 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 53 44 42,00 15 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 a BDBAA   c A     A  E  dD    b   A  CE 

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 c C bEcAdD  Bb  DC D  E  C c DD    ACEBC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 4 30

Edebiyat 24 8 2 33

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 1 1 50
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 0 1 0
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirin temasını belirler. 2 0 0 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 1 0 20
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 0 33

Tarih-1 10 1 2 10

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 0 50

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 0 0

Sosyal-2 46 17 6 37

Tarih-2 11 4 4 36

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 0 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 1 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 4 1 36

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 1 33

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 1 0 100
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 0 33

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 0 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 1 0 100
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 1 0 50
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AYT 1. KURUMSAL DENEME

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP HARMAN 366 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,190 211,130 17 42 42 2241 2404

Puanı Hesaplanan: 51 51 2917 3126

EA
158,765 208,910 13 32 32 3421 3968

Puanı Hesaplanan: 51 51 4163 4763

Katılımlar: 22 55 55 4255 4866

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 12 28 5,00 13

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 7 33 -1,25 -3

TYT Fen 20 9 11 6,25 31

Edebiyat 24 11 11 8,25 34 5,85 5,63 7,93

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 1,72 1,98 3,04

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,43 1,75 2,11

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 24 8,00 20 9,00 9,36 13,08

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 2,82 2,60 2,86

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 2,14 2,64 3,72

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,88 0,76 0,73

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 0,74 0,97 1,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 2,73 3,00 2,90

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,01

Sosyal-2 40 12 28 5,00 13 9,33 9,97 11,43

Toplam: 280 67 131 34,25 12 39,49 38,06 76,65

Edebiyat-Sosyal-1 dedDBAADD E AdacCebEecCdebabbeedBabadCEe

Cevap Anahtarı B CCBDBAADDBEEABEACCAEAECBBDCACBAEBDACCCED

Sosyal-2 aedabEEAeaddeEdcDCEaccdAAaAabbDeebbdeaaC      

Cevap Anahtarı B DCCBAEEABDBCBEABDCEDEBEAACADCDDCBCAACEBCBCDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 24 35

Edebiyat 24 11 11 46

Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. 2 0 2 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 5 2 2 40
Sözcüklerin çok anlamlılık özelliğini bilir ve sözcüklerin anlam özelliklerini yorumlar. 2 2 0 100
Söz gruplarının kullanıldıkları metinlere kattıkları anlamları yorumlar. 1 1 0 100
Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek, çıkarılamayacak yargıları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 2 1 0 50
Şiirin temasını belirler. 2 0 2 0
Sanatsal metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 5 2 3 40
Öğretici metinlerin türlerini ve bu türlerin özelliklerini bilir. 3 1 2 33

Tarih-1 10 1 9 10

Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ'da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya'da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Osmanlı Beyliği'nin devletleşme sürecini Bizans'la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 4 33

Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından örneklendirerek bunların küresel ve bölgesel etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörleri sorgular. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını ve bunların sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini değerlendirir 1 1 0 100
Doğal kaynakları sınıflandırarak doğal kaynak- ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kültürü oluşturan unsurlardan yola çıkarak farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılış alanlarına ait analizler yapar.1 0 1 0

Sosyal-2 46 12 28 26

Tarih-2 11 3 8 27

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapsını kavrar. 1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. Asya merkezli Türk devletlerinin  çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.1 0 1 0
Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 2 1 1 50
XVII. Yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti'nin ittifak girişimlerini açıklar. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 3 1 2 33
Kuvay-ı Milliye Hareketinin oluşumunda Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydan gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 7 36

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 3 3 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 1 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 5 17

Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar. 1 0 1 0
Sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular. 1 0 1 0
Toplumu oluşturan ögelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder. 1 1 0 100
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 1 0
Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir. 1 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 2 0 2 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
2. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
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